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Landzonetilladelse  
Gåsemosevej 18, 9541 Suldrup – Matr.nr. 4G Rodsted By, Sønderup 

Rebild Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til Solcelleanlæg på 105 m², der står på stativ. 
 
Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående luftfoto med rød cirkel. 

 
 
 
 

Hans Ingvard Christensen 
Gåsemosevej 18, Rodsted 
9541 Suldrup 
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Lovgrundlag 
Landzonetilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1. 
 
Vilkår  

• Solcelleanlægget må ikke indeholde PFAS. 
 
Afvent byggesagsbehandling 
Sagen skal efter klagefristens udløb (som ses bagerst i denne afgørelse), behandles efter byggeloven og 
der må ikke påbegyndes byggearbejder, før der tillige er udstedt byggetilladelse. 
 
Ejendommen 
Ejendommen har et matrikulært areal på 4.918 m², placeret i åbent land, udenfor kommuneplanlagt om-
råde. Landskabet er især karakteriseret af et bølget, stedvist småbakket terræn samt en landbrugskarak-
ter præget af intensivt dyrkede marker. Enkelte steder langs vandløb fremstår lavbundsområder med 
engkarakter. Bevoksningsstrukturen er defineret af nord-syd-orienterede hegn og enkelte små bevoks-
ninger spredt i området.  Især små og middelstore gårde ligger spredt i området langs veje eller trukket 
tilbage på markerne. Husmandssteder er placeret langs veje. Suldrup og Sønderup er områdets eneste 
landsbyer. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen. 

 
Byggeriets placering på ejendommen 
Placering af det ansøgte, ligger indenfor Suldrup Bølgelandskab udpeget i kommuneplanen 2021, som  
Drikkevandsinteresser, Vandværkers indvindingsoplande udenfor osd og Øvrige landskabsinteresser. 
 
Begrundelse  
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig for-
ringelse af de natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at  
der er tale om et mindre anlæg på 2,5 meter i højden, som placeres bag eksisterende læhegn og det 
vurderes til ikke at svække landskabets karakter og svækker ikke landskabselementerne.  
Der terrænreguleres ikke og solcelleanlægget er placeret på eksisterende terræn og det vurderes at sol-
celleanlægget ikke vil ændre helhedsindtrykket af landskabet. 
 
Solcelleanlægget vurderes til at være placeret i rimelig afstand fra eksisterende bebyggelse med 28 me-
ter til nærmeste bebyggelse. 
 
Rebild kommune vurderer derfor at der kan gives tilladelse til projektet. 
 
Sagsfremstilling 
Ansøger ønsker at opstille et solcelleanlæg på 105 m² på stativ. 
Se tegninger under bilag. 
 
Forudsætninger 
Tilladelsen meddeles på grundlag af oplysningerne i ansøgning modtaget den 17-04-2024 samt supple-
rende oplysninger modtaget den 30-05-2024. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i 
ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med vilkårene for landzonetilladelsen. 
 
Vær opmærksom på anden lovgivning 
Tilladelsen fritager ikke ejer for at søge om nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Husk at der 
skal opnås byggetilladelse, før byggeri må påbegyndes.  
 
Hvis der under anlægsarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal Rebild Kommune, Center Natur 
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og Miljø straks underrettes på telefon 99 88 99 88 eller e-mail: cnm@rebild.dk. 
 
Ved fund af arkæologiske levn (f.eks. knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, ler-
karskår, stenanlæg, træpæle, konstruktioner i træ, sten eller tegl, koncentrationer af trækul og ildpåvir-
kede sten m.m.), skal Nordjyllands Historiske Museum kontaktes på telefon 99 31 74 00 eller e-mail: 
historiskmuseum@aalborg.dk. Kontakten skal ske straks og arbejdet skal indstilles i det omfang det berø-
rer fundet. Ifølge Museumslovens § 24 stk. 2, skal ansøger underrettes om indholdet af Museumslovens 
§§ 25-27, som kan læses her. Det kan anbefales, at museet anmodes om en udtalelse om eventuel fore-
komst af arkæologiske fortidsminder, før arbejdet påbegyndes. En forundersøgelse gennemføres for byg-
herres regning efter aftale med museet. 
 

Naboorientering 
Der er ikke foretaget naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4, da kommunen har vurderet, at det er 
af underordnet betydning for naboerne, jf. planlovens § 35, stk. 5. 
 
Offentliggørelse og klagefrist  
Landzonetilladelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside (www.rebild.dk), onsdag den 26-06-
2024. 
Offentliggørelsen afsluttes og klagefristen udløber den 24-07-2024 kl. 23.59. Se klagevejledning neden-
for. 
 
Landzonetilladelsens gyldighed 
Landzonetilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb, og kun såfremt der ikke modtages kla-
ger. Hvis der klages over afgørelsen, vil du blive underrettet. I så fald, må landzonetilladelsen ikke udnyt-
tes før Planklagenævnet har stadfæstet tilladelsen. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes 
senest 5 år fra tilladelsesdatoen jf. planlovens § 56, stk. 2. 
 
Habitatsvurdering, bilag IV-arter og Natura 2000 områder 
Byggearbejdet opføres i en sådan afstand fra nærmeste Natura 2000 område, at projektet ikke vurderes, 
at kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. 
En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV, kan have leve-
sted, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Rebild Kommune er ikke bekendt med 
konkrete yngleforekomster i området, men hvis der fældes træer eller nedrives eksisterende bygninger, 
hvor der er ynglende eller overvintrende flagermus, skal Naturstyrelsen Kronjylland kontaktes med hen-
blik på at sikre, at der ikke sker skade på bevaringsstatus for de relevante arter. Herudover vurderes 
projektet ikke at skade eller ødelægge eventuelle yngle- eller rasteområder.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Hvidevold Jørgensen 
Byggesagsbehandler 

 
Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforeningen, dnrebild-sager@dn.dk 
DOF - Hovedkontor, natur@dof.dk 
DOF – Nordjylland, rebild@dof.dk 
Aalborg historiske museum, historiskmuseum@aalborg.dk 
Energinet.dk, ledningsinfo@energinet.dk 
 

mailto:cnm@rebild.dk
mailto:historiskmuseum@aalborg.dk
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504#Kap8
mailto:dnrebild-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rebild@dof.dk
mailto:historiskmuseum@aalborg.dk
mailto:ledningsinfo@energinet.dk
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Uddrag af vejledning om landzoneadministration 
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved hindre 
spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre at egentlig byspredning sker 
hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning.  
 
Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by og land hvorved bl.a. natur- og 
kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås. Områder i landzone skal som udgangspunkt 
friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den der er nødvendig for driften af landbrug, skov-
brug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervs interes-
ser således blandt de hensyn der ligger bag landzonebestemmelserne.  
 
Landzoneadministrationen gør det muligt at bevare kvaliteterne i det åbne land og medvirker samtidig til 
at sikre kvalitet i byer og landsbyer når nye boliger henvises til ledige grunde eller tomme bygninger.  

Uddrag af ”Vejledning om landzoneadministration” af 16. oktober 2002. 
  

 
Klagevejledning  
 
Klagevejledning til afgørelse efter planloven 
En afgørelse truffet med hjemmel i planloven kan påklages til Planklagenævnet efter planlovens § 58, stk. 1.  
 
Klagefrist 
Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte, 
regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. 
 
Hvordan klager du 
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du 
klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. 
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets stør-
relse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. 
Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrerne reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmini-
steriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på 
nævnets hjemmeside. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. 
Gebyr tilbagebetales hvis: 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvist 
medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er 
omfattet af Planklagenævnets kompetence. Spørgsmål om betaling af gebyr og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Planklagenævnet. 
 
Hvad sker der, når du har klaget 
Når du har indberettet din klage via Klageportalen, orienterer kommunen Planklagenævnet indenfor 3 uger. 
Kommunen skal afgive en udtalelse om sagen, og indsende det sagsmateriale, der er truffet afgørelse på baggrund af. 
Du vil modtage en kopi af kommunens udtalelse til Planklagenævnet og du har en frist på 3 uger til evt. at kommentere udtalelsen. 
En klager kan på et hvilket som helst tidspunkt, inden nævnets endelige afgørelse er meddelt sagens parter, frafalde sin klage. I så fald 
bortfalder sagen for nævnet, medmindre sagen er påklaget fra anden side. 
Klage til Planklagenævnet, har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Rettidige klager over afgørelser efter planlovens § 58, stk. 
1, nr. 1 og nr. 2, og efter mastelovens § 8, stk. 1, har dog opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Ud-
nyttelsen af en påklaget afgørelse er på eget ansvar, da Planklagenævnet kan ændre afgørelsen. 
 
Planklagenævnets afgørelse 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan 
indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som 
afgørelsen er truffet efter. 
 
 
Klagevejledning i øvrigt 
Afgørelser i medfør af anden lovgivning kan påklages i overensstemmelse med klagebestemmelserne i den pågældende lov.  
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra du har modtaget afgørelsen. 
 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/landzonevejledning2002.pdf
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kort.plandata.dk
Vejledninger til kortet  Kontakt  Driftsmeddelelser  Læs om Plandata.dk

Udskriv Søg Værktøjer Indstillinger

542890, 6299684

10 m

Mål afstand og areal
  

Trace
Indstillinger for valgt værktøj

Geometri-information
Længde 28 m  
Sidste segment 28 m  

Summeret areal 100 m² 
Summeret længde 84 m  
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Technical information:
1. Module Size 2187x1102x35mm. array config is 1x15.
2. Basic Wind speed is 22m/s,Snow Load is 1Kn/m2.
3. The pile foundation length is tentative and should be determined according to the geological
survey report of the project site and the on-site drawing test.



LR5-54HTB
415~435M

25 25-year Warranty for 
Materials and Processing

25 25-year Warranty for Extra 
Linear Power Output

Suitable for Distribution Market

Pure black for extreme elegance

Better energy generation performance

High-quality module guarantees long-term reliability

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001:2015: ISO Quality Management System

ISO14001: 2015: ISO Environment Management System

ISO45001: 2018: Occupational Health and Safety

IEC62941: Guideline for module design qualification and type approval

Complete System and 
Product Certifications

Explorer



Mechanical Parameters
Cell Orientation 108 (6×18)

Junction Box IP68

 

Glass Single glass, 3.2mm coated tempered glass

Frame  Anodized aluminum alloy frame

Weight 20.8kg

Dimension 1722×1134×30mm

Packaging 36pcs per pallet / 216pcs per 20’GP / 936pcs per 40’HC

LR5-54HTB 415~435M

Mechanical Loading 
Front Side Maximum Static Loading 5400Pa 

Rear Side Maximum Static Loading 2400Pa 

Hailstone Test 25mm Hailstone at the speed of 23m/s

Temperature Ratings (STC)
Temperature Coefficient of  Isc +0.050%/℃

Temperature Coefficient of  Voc -0.230%/℃

Temperature Coefficient of  Pmax -0.290%/℃

 22.3% 
MAX MODULE 

EFFICIENCY

 0~3%
POWER 

TOLERANCE

 <1.5%
FIRST YEAR

POWER DEGRADATION

 0.40%
YEAR 2-25

POWER DEGRADATION 

4mm2, ±1200mm 
length can be customized

Output Cable

Operating Parameters
Operational Temperature -40℃ ~ +85℃ 

Power Output Tolerance 0 ~ 3%

Voc and Isc Tolerance ±3% 

Maximum System Voltage DC1500V (IEC/UL) 

Maximum Series Fuse Rating 25A 

Nominal Operating Cell Temperature 45±2℃

Protection Class Class II

No.8369 Shangyuan Road, Xi'an Economic And 
Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China.
Web: www.longi.com

Specifications included in this datasheet are subject 
to change without notice. LONGi reserves the right of 
final interpretation. （20230816DraftV01）DG
This version is exclusively available for specific 
clients and application scenarios in Europe DG.

UL type 1 or 2 
IEC Class C

Fire Rating

Additional Value

25-Year Power Warranty

A
A

1150
1400
1722

11
34

C

14

9

4.5
A-A

30

30
B-B

15

30

B B

Units: mm

Tolerance: 
Length:  ±2mm
Width:  ±2mm

 

Module Type 

Testing Condition

Maximum Power (Pmax/W) 

Open Circuit Voltage (Voc/V)  

Short Circuit Current (Isc/A) 

Voltage at Maximum Power (Vmp/V)  

Current at Maximum Power (Imp/A)  

Module Efficiency(%) 

Electrical Characteristics       STC : AM1.5   1000W/m2   25℃            NOCT : AM1.5   800W/m2   20℃   1m/s             Test uncertainty for Pmax: ±3%

STC

415

38.83

13.78

32.56

12.75

NOCT

310

36.46

11.13

29.71

10.44

LR5-54HTB-415M

21.3

STC

420

39.03

13.85

32.76

12.83

NOCT

314

36.65

11.19

29.89

10.50

LR5-54HTB-420M

21.5

STC

425

39.23

13.93

32.96

12.90

NOCT

318

36.83

11.25

30.08

10.56

LR5-54HTB-425M

21.8

STC

430

39.43

14.00

33.16

12.97

NOCT

321

37.02

11.31

30.26

10.62

LR5-54HTB-430M

22.0

STC

435

39.63

14.08

33.36

13.05

NOCT

325

37.21

11.37

30.44

10.68

LR5-54HTB-435M

22.3

10
93

C1

100%
98.5%

88.9%

10 155 20 25

88.90%
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